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Zimbra: raguirre@eerssa.gob.ec

Re: Contrato complementario

De : WILLIAM EDIXON GUERRERO CUESTA mar, 03 de jun de 2025 17:22
<wguerrero@eerssa.gob.ec>

Asunto : Re: Contrato complementario

Para : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>, SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, PALACIOS MORA
DAVID EFREN <dpalacios@eerssa.gob.ec>

22 ficheros adjuntos

De acuerdo con el oficio EERSSA-GEIC0O-2025-0028-0F, cuya copia adjunto, el plazo del
contrato principal de obra BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 y el plazo
del contrato complementario 001.2024 al contrato principal, se encuentra suspendido
desde el 15 de enero del 2025, situacion por la cual, a la presente fecha, han transcurrido
139 dias de suspension del plazo de los contratos en referencia.

De acuerdo con el numeral 3.4 de la clausula tercera del borrador del segundo contrato
complementario: PRECIO, FORMA DE PAGO Y PLAZO, textualmente se indica:

3.4 “El plazo del presente Contrato Complementario iniciara a partir de la
autorizacion por escrito del Administrador de Contrato y finalizara hasta el 17
de noviembre de 2025".

Considerando que, al martes 3 de junio de 2025, han transcurrido 139 dias de suspension
del plazo de los contratos BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 y
complementario 001.2024, y teniendo en cuenta lo expresamente solicitado por el
representante legal de la empresa contratista esto luego de haber presentado las
hipotecas y los certificados de depdsito a fin de asegurar el cumplimiento de las
condiciones de los contratos en vigencia, gentilmente me permito solicitar que se
considere la actualizacion del numeral 3.4 del borrador del segundo contrato
complementario por el siguiente texto:

3.4 “El plazo del presente Contrato Complementario iniciara a partir de la
autorizacion por escrito del Administrador de Contrato y finalizara hasta el 05
de abril de 2026".

Ademas de lo expuesto la sugerencia la realizo en razén que las hipotecas y los
certificados de depdsito cubren con los montos requeridos como fianzas pendientes del
contrato principal, y en razon se encuentra por suscribirse el segundo contrato
complementario y es necesario en el ambito que corresponde que se considere oportuno
la actualizacion en la referida clausula.
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William Guerrero Cuesta

UNIDAD DE ENERGIAS RI;NOVABLES i
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Loja-Ecuador
Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 ext 14-07

Ila esengia romes Todes!

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>
CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:48:55

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Estimado William, para tu conocimiento adjunto correo en cola, por favor emitir tu
pronunciamiento a la observacion.

Saludos

De: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Para: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

CC: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, "WILLIAN EDIXON
GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO"
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:41:20

Asunto: RE: Contrato complementario

Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envio la observacién al
contrato complementario enviado.

En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando
debe indicar: “ 50% se cancelara mediante la presentacién de planillas de avance de obra, previo al
informe de la Fiscalizaciéon y del Administrador;”

En la pagina 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunién
mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalizacion es 31 marzo 2026.
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El pago por hitos de avance de los items: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de
cantidades y precios del Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-
004.008.2022, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total
contratado.

3.3  Elvalor por el incremento de rubros nuevos, sera cancelado a la Contratista
de la siguiente manera:

o 50% del monto del Contrato Complementano en calidad de anticipo.

o 50% (estantencon trega fine 35°0bras objeto del Contrato
Complementano prewo aI mforme de los Fiscalizadores y del
Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciara a partir de la
autorizacion por escrito del Administrador de Contrato y finalizara hasta @M%

CUARTA: GARANTIAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006 @yahoo.com.br>
Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:

Por favor tu revisién y comentarios
Saludos

RAM

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>
Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37a. m. ECT

Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>,
CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>
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Asunto: RV: Contrato complementario

Buenos dias

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 “CO[\ISTRUCCION DE LAS
ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS
ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO"
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO"
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-
L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos
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De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>,
"SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-
L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

== EERSSA-GEICO-2025-0028-OF (suspension plazo).pdf
113 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO lun, 02 de jun de 2025 12:48
<raguirre@eerssa.gob.ec> 21 ficheros adjuntos
Asunto : Fwd: Contrato complementario

Para : WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA
<wguerrero@eerssa.gob.ec>

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Buenas tardes

Estimado William, para tu conocimiento adjunto correo en cola, por favor emitir tu
pronunciamiento a la observacion.

Saludos

De: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Para: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

CC: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, "WILLIAN EDIXON
GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO"
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 2 de Junio 2025 12:41:20
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Asunto: RE: Contrato complementario
Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envio la observacién al
contrato complementario enviado.

En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando
debe indicar: “ 50% se cancelara mediante la presentacién de planillas de avance de obra, previo al
informe de la Fiscalizacion y del Administrador;”

En la pagina 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunién
mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalizacién es 31 marzo 2026.
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El pago por hitos de avance de los items: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de
cantidades y precios del Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-
004.008.2022, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total
contratado.

3.3  Elvalor por el incremento de rubros nuevos, sera cancelado a la Contratista
de la siguiente manera:

o 50% del monto del Contrato Complementano en calidad de anticipo.

o 50% (estantercontrarentregarfinalideniasiobras objeto del Contrato
Complementarlo prewo al mforme de Ios Fiscalizadores y del
Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciara a partir de la
autorizacién por escrito del Administrador de Contrato y finalizara hasta €M7

CUARTA: GARANTIAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006 @yahoo.com.br>
Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:

6 de 15 3/6/2025, 17:25
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Por favor tu revision y comentarios
Saludos

RAM

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>
Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37a. m. ECT

Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>,
CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Asunto: RV: Contrato complementario

Buenos dias
Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-0OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS

ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS
ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO"
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO"
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

3/6/2025

,17:25
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Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-
L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>,
"SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIQO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-
L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos
De : MAURICIO ORTIZ-ENS lun, 02 de jun de 2025 12:41
<mauricio.ortizguevara@ensilectric.com> 21 ficheros adjuntos

Asunto : RE: Contrato complementario
Para : raguirre@eerssa.gob.ec
Para o CC : 'rodrigoarellano2006'

<rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>, 'WILLIAM
EDIXON GUERRERO CUESTA'
<wguerrero@eerssa.gob.ec>, 'CUEVA CUEVA JUAN
GUSTAVO' <jcueva@eerssa.gob.ec>

Estimado Abogado Ramiro Aguirre

Reciba un cordial saludo, por solicitud del Economista Rodrigo Arellano, envio la observacién al
contrato complementario enviado.

3/6/2025, 17:25
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En la pagina 10 de 11 numeral 3.3 se indica que el 50% restante contra entrega final de obras cuando
debe indicar: “ 50% se cancelara mediante la presentacién de planillas de avance de obra, previo al
informe de la Fiscalizacién y del Administrador;”

En la pagina 10 de 11 numeral 3.4 dice que finalizara el 17 de noviembre de 2025, en reunién
mantenida con el Administrador del Contrato la fecha de finalizacién es 31 marzo 2026.
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El pago por hitos de avance de los items: 2, 3, 13 y 38 de la tabla de la lista de
cantidades y precios del Contrato BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-OB-
004.008.2022, no contraviene los intereses institucionales y no afecta el monto total
contratado.

3.3  Elvalor por el incremento de rubros nuevos, sera cancelado a la Contratista
de la siguiente manera:

o 50% del monto del Contrato Complementano en calldad de anticipo.

e 50% restante contra entrega fine 35°0bras objeto del Contrato
Complementano prewo aI mforme de los Fiscalizadores y del
Administrador del Contrato de obra.

3.4 El plazo del presente Contrato Complementario iniciara a partir de la
autorizacion por escrito del Administrador de Contrato y finalizara hasta @M%

CUARTA: GARANTIAS:

Saludos

MAURICIO ORTIZ G.

De: rodrigo arellano <rodrigoarellano2006 @yahoo.com.br>
Enviado el: lunes, 2 de junio de 2025 12:23

Para: Mauricio Ortiz <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Saludos Mauricio:
Por favor tu revisién y comentarios
Saludos

RAM
Enviado desde mi iPhone

9del5 3/6/2025, 17:25
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Inicio del mensaje reenviado:

De: AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO <raguirre@eerssa.gob.ec>
Fecha: 2 de junio de 2025, 10:38:37a. m. ECT

Para: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Cc: WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA <wguerrero@eerssa.gob.ec>,
CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Asunto: RV: Contrato complementario

Buenos dias
Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS

ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS
ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que
sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO"
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO"
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-

3/6/2025

,17:25
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L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>
Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>,
"SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIQO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-
L1223- RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de
ejecutar sin la entrega de las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos
De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO lun, 02 de jun de 2025 10:38
<raguirre@eerssa.gob.ec> 22 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario
Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA
<wguerrero@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA JUAN
GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

Buenos dias

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-ST-
0OB-004.008.2022 “"CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES PARA LA SUBESTACION
NORTE 69/13.8 kV”, para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

3/6/2025, 17:25
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Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>
Enviados: Miércoles, 28 de Mayo 2025 16:56:42
Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-
ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES PARA LA
SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>,
"CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVQ" <jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos
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== 002.2025 rev 26 03 2025-signed-signed-signed-signed.pdf

530 KB
== EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf
125 KB
De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO mi¢, 28 de may de 2025 16:56
<raguirre@eerssa.gob.ec> 2?2 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Contrato complementario
Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Buenas tardes

Adjunto CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 002.2025 - BID-EC-L1223-RSND-EESUR-
ST-OB-004.008.2022 “CONSTRUCCION DE LAS ADECUACIONES PARA LA
SUBESTACION NORTE 69/13.8 kV”, para que sea legalizado.

Por favor adjuntar las garantias correspondientes .

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>,
"CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVQ" <jcueva@eerssa.gob.ec>

Enviados: Lunes, 26 de Mayo 2025 10:16:23

Asunto: Fwd: Contrato complementario

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario
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Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

- 002.2025 rev 26 03 2025-signed-signed-signed-signed.pdf
530 KB

== EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf
125 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO lun, 26 de may de 2025 10:16
<raguirre@eerssa.gob.ec>

Asunto : Fwd: Contrato complementario
Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>, CUEVA CUEVA
JUAN GUSTAVO <jcueva@eerssa.gob.ec>

21 ficheros adjuntos

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

De: "AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO" <raguirre@eerssa.gob.ec>

Para: "rodrigoarellano2006" <rodrigoarellano2006@yahoo.com.br>

CC: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO" <jcueva@eerssa.gob.ec>, "SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>

Enviados: Martes, 20 de Mayo 2025 8:24:32

Asunto: Contrato complementario

Buenos dias
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Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

- EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf
125 KB

De : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO mar, 20 de may de 2025 08:24
<raguirre@eerssa.gob.ec>

Asunto : Contrato complementario
Para : rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Para o CC : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO
<jcueva@eerssa.gob.ec>, SAMANIEGO ROJAS
EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>

21 ficheros adjuntos

Buenos dias

Se encuentra en desarrollo el Contrato Complementario al Contrato BID-EC-L1223-
RSND-EESUR-ST-OB-004.008.2022, el mismo no es posible de ejecutar sin la entrega de
las garantias correspondientes.

Le solicito haga llegar las mismas a la brevedad posible.

Saludos

== EERSSA-GEICO-2025-0250-M.pdf
125 KB
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