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Zimbra: raguirre@eerssa.gob.ec

Fwd: Complementario 2

De : CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVO vie, 09 de may de 2025 08:19
<jcueva@eerssa.gob.ec>

Asunto : Fwd: Complementario 2

Para : AGUIRRE ARIAS RAMIRO ALEJANDRO
<raguirre@eerssa.gob.ec>

Para o CC : SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO
<esamaniego@eerssa.gob.ec>

Ramiro por favor avancemos con la tramitacion del contrato complementario a favor del
proveedor ENSILECTRIC S.A.

De: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
Para: "CUEVA CUEVA JUAN GUSTAVOQ" <jcueva@eerssa.gob.ec>

CC: "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>
Enviados: Viernes, 9 de Mayo 2025 6:46:54

Asunto: Fwd: Complementario 2

Dr. Cueva,

Reenvio en cola correo del Ec. Arellano, en el cual manifiesta la necesidad de tramitar el
contrato complementario 2 de la S/E Norte con el pago de anticipo.

Saludos cordiales.

De: "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>

Para: "SAMANIEGO ROJAS EDUARDO MAURICIO" <esamaniego@eerssa.gob.ec>
CC: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>, "Arellano ENS,
Rodrigo" <rodrigo.arellanomejia@ensilectric.com>, "PALACIOS MORA DAVID EFREN"
<dpalacios@eerssa.gob.ec>

Enviados: Jueves, 8 de Mayo 2025 15:08:17

Asunto: Re: Complementario 2

Estimado Eduardo,
De acuerdo con lo expuesto por el Econ. Arellano, considero que se debe continuar con el

tramite conforme lo previamente solicitado considerando en el complementario el pago del
correspondiente anticipo.
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William Guerrero Cuesta

UNIDAD DE ENERGIAS RENOVABLES
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Rocafuerte 162-26 y Olmedo, Loja-Ecuador
Teléf.: 1-800-EERSSA / 1-800-337772 ext 14-07

Ila enrergia romes Todeos!

De: "rodrigo arellanomejia" <rodrigo.arellanomejia@gmail.com>

Para: "WILLIAN EDIXON GUERRERO CUESTA" <wguerrero@eerssa.gob.ec>
CC: "MAURICIO ORTIZ" <mauricio.ortizguevara@ensilectric.com>, "Arellano ENS,
Rodrigo" <rodrigo.arellanomejia@ensilectric.com>

Enviados: Jueves, 8 de Mayo 2025 12:48:24

Asunto: Complementario 2

Estimado William:

Segun los procedimientos del Registro de la Propiedad, como lo habiamos conversado, las
hipotecas estarian listas para la préxima semana, por consiguiente se podria firmar el
contrato complementario 2 con la entrega del 50% de anticipo del mismo.

Saludos cordiales
ENSILECTRIC S.A.

RODRIGO ARELLANO MEJIA
APODERADO/PRESIDENTE EJECUTIVO
E-MAIL: rodrigoarellano2006@yahoo.com.br

Telf: (+593-2) 2455 949
Cel.: (+593-9) 099581 7140
SKYPE: rodrigo.arellano.mejia
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